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Sandra Viviana Muñoz

De: Brandon Steve Mora Tovar
Enviado el: lunes, 10 de marzo de 2025 11:11 a. m.
Para: Zulma Clemencia Galeano Sotomayor
CC: Sandra Viviana Muñoz
Asunto: RE: validación/ de liquidación contrantratos:  193-2024,  364-2024,   662-2024,  663,2024

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Cordial saludo, 
De manera atenta confirmamos que el balance financiero y presupuestal de los contratos 193-2024, 364-2024, 662-2024 y 663-2024 se encuentran ajustados para 
continuar con el trámite de liquidación. 
 
193-2024 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $ 12.150.000 $ 0 
VALOR ADICIONES  $ 0 $ 0 
VALOR TOTAL PAGOS  $ 0 $ 12.150.000 
LIBERACIONES  $ 0 $ 0 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  $ 0 $ 0 
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD  $ 0 $ 0 
SUMAS IGUALES  $ 12.150.000 $ 12.150.000 

 
364-2024 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $ 857.659.085 $ 0 
VALOR ADICIONES  $ 0 $ 0 
VALOR TOTAL PAGOS  $ 0 $ 857.659.084 
LIBERACIONES  $ 0 $ 0 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  $ 0 $ 0 
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD  $ 0 $ 1 
SUMAS IGUALES  $ 857.659.085 $ 857.659.085 
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 662-2024   
VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $ 489.494.785 $ 0 
VALOR ADICIONES  $ 244.747.392 $ 0 
VALOR TOTAL PAGOS  $ 0 $ 734.242.176 
LIBERACIONES  $ 0 $ 0 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  $ 0 $ 0 
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD  $ 0 $ 1 
SUMAS IGUALES  $ 734.242.177 $ 734.242.177 

Este peso se liberó el año pasado 
 
663-2024 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $ 58.378.135 $ 0 
VALOR ADICIONES  $ 0 $ 0 
VALOR TOTAL PAGOS  $ 0 $ 58.378.135 
LIBERACIONES  $ 0 $ 0 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  $ 0 $ 0 
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD  $ 0 $ 0 
SUMAS IGUALES  $ 58.378.135 $ 58.378.135 

 
Cordialmente, 
  

 

BRANDON MORA TOVAR  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá 

Tel: (571) 381 3000 EXT: 1856 
 

 
 
De: Zulma Clemencia Galeano Sotomayor <zcgaleano@alcaldiabogota.gov.co>  
Enviado el: viernes, 7 de marzo de 2025 4:38 p. m. 
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Para: Fredy Gabriel Hernandez Gutierrez <fghernandez@alcaldiabogota.gov.co>; Brandon Steve Mora Tovar <bsmora@alcaldiabogota.gov.co> 
CC: Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co> 
Asunto: validación/ de liquidación contrantratos: 193-2024, 364-2024, 662-2024, 663,2024 
 
Buen día,   
 
Adjunto lo respecƟvo para la validación de actas de liquidación de los siguientes contratos: 
 
Contrato 193-2024  Emlaze,     Documentos:  Acta de liquidación contrato 193-2024,  historia del contrato e Informe final de supervisión 
Contrato 364-2024    Controles Empresariales, Documentos:  Acta de liquidación contrato 364-2024,  historia del contrato e Informe final de supervisión 
Contrato 6622024   Sumimas,   Documentos:  Acta de liquidación contrato 662-2024,  historia del contrato e Informe final de supervisión 
Contrato 6622024   Quality,   Documentos:  Acta de liquidación contrato 663-2024,  historia del contrato e Informe final de supervisión 
 
 
Gracias 
 
 

 
 

ZULMA GALEANO SOTOMAYOR  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
OFICINA DE TIC 
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá 
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1178 

 

 
 
 

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso 
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a 
quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el 
directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-
acceso-la-informacion-publica/politicas 


